18/1/2021 Posta - Anna Maria Ciancarelli - Quilook

R AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA: F1/2020/28070-DITTA MEDICAIR-CENTRO {urgente}

Donatelia Mancini <d.mancini@asl.rieti.it>

A: Anna Maria Ciancareili <a.ciancarelli@asl.rieti.it>

Buongiorno,
dalle nostre schede il passaggio da lotto 9 a lotto 10 risulta effettuato in data 21/12/18. 1i paziente & ancora attivo.

Donatelia Mancini
Responsabile UOC Pneumologia

Da: Anna Maria Ciancarelli <a.ciancarelli@asl.rieti.it>

inviate: lunedi 11 gennaio 2021 10:16

A: Donatella Mancini <d.mancini@asl.rieti.it>

Ce: Antonio Boncompagni <antonio.boncompagni@asl.rieti.it>; SHOKCOFE ESLAMI VARZANEH <s.eslamivarzaneh@asl.rieti.it>
Oggetio: i AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA: F1/2020/28070-DITTA MEDICAIR-CENTRO {urgente) )

Buongiomo E?aimrew«;
COME pud
In alle
Su indicazione Gel RL:P ¢ per potg 1&11dfuh con determing
- se il PT. del paziente in questione nel periodo marzo/dicembre 2019 era attivo con lotte 14, nuova imm:

- se il BT, del paziente in questione € ancora attivo (per poter Hquidare i} periodo Gennaio/Ottobre 2020)

ia fattura in oggetio, le chiedo cortesemente di conferr
issione con il prezzo unitario
eventualmente con 'ordine alle

In attesa di una Sua risposta, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Saluti Anma Maria

Da: SHOKOOFE ESLAMI VARZANEH <s.eslamivarzaneh@asl.rieti.it>

Inviato: venerdi 8 gennaio 2021 12:30

A: Anpa Maria Ciancarelli

Oggetto: Re: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA: F1/2020/28070-DITTA MEDICAIR-CENTRO

Buen giorns,
Sono ancora fi
https://outlooic.office.com/mail/inbox/id/AAQKADM3ZGI2YzY4LWZIMDYINGM3ZCOSMD YyLWUSNWY 1 O TIBMGRmMMQAGAMgUnQXRZrdCkAKmdCqUG80%3D /4

@

71

ervizio, pertanto non posse verificare ed autorizzare le pratiche.

13/1/2021 Posta - Anna Maria Ciancarelli - Outlook

iovedi 7 gennaio 4( E 11:44

SH&)hO OFE ESLAMI VARZA <g.eslamivarzaneh@asl.rieti.i>

: Antonio Boncompagni <antonio.boncompagni@asl.riet.it>; Donatella Mancini <d mancini@asl.ri
etto: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA: F1/2020/28070-DITTA MEDICAIR-CENTRO

oo Dottoressa,

con la presente le chiedo cortesemente di verificare e eventualmente autorizzare la Hquidazione della fattura in oggetto.

La Ditta MEDICAIR-CENTRO con la fattura F1/2020/28070 chiede sostanzialmente il recupero parziale, per il periodo marzo/dicembre 2019, del P.T. relative al
iente Miele Giovanni, non mserito dal 6/03/2019 nelle fatture mensili emesse dalla ditta.

Dopo una verifica ho riscontrato che effettivamente da quella data il paziente non 2 stato pil inserito nelle fatture, come si evince dal prospetto allegato. (quindi non lo

la cartella condivisa il paziente risulta attive ¢ non leggo alcuna sospensione.
1

Allg luce di qzm 0 sopra ¢ s“msfo ie omeje se ¢l son0 gk estremii per poter liquidare la fattura.

Documento firmato da:
s BsacyVeghans BONCOMPAGNI ANTONIO
Anna Maria Ciancarelli 15.01.2021 07:43:58 UTC

:mcarclli/a)a%h'iezi,it

il Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’As! di Rieti ¢ 8’intende inviata per scopi lavorativi. Per tale
e 101 S j‘(‘SarE)ﬂx garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cul & indirizzata la risposta. Si precisa che le
nformazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate ¢ a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La
hiamo di eliminarfo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

suant {o Article 13 of the Regulation (EU) 2816/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to ent for working purposes.
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